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RV: ACUERDO DE PAGO Y GIROS DE RADICACION CAJACOPI-SUBRED SUR

Desde Diana Lizeth Rodriguez <ejecutivocartera5@subredsur.gov.co>

Fecha Lun 31/03/2025 5:59 PM

Para nicolas.espriella@cajacopieps.com <nicolas.espriella@cajacopieps.com>; javier.alvear@cajacopieps.com
<javier.alvear@cajacopieps.com>; lilibeth.donado@cajacopieps.com <lilibeth.donado@cajacopieps.com>;

Harold Neuman Zambrano <harold.neuman@cajacopieps.com>; roberto.solano@cajacopieps.com
<roberto.solano@cajacopieps.com>

Cordial saludo, Dr Nicolas remito nuevamente observaciones frente el acuerdo de pago propuesto por
la EPS CAJACOPI, del cual a la fecha no contamos con respuesta frente a nuestra propuesta.

Atte,

Diana Lizeth Rodriguez Cardenas

Apoyo a la Gestion Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
Nit 900.958.564-9

Conmutador (1) 7300 000 Ext. 26030 - 26051

Cel 315 6316914

De: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>

Enviado: martes, 25 de marzo de 2025 2:55 p. m.

Para: Nicolas Andres De La Espriella Blanco <nicolas.espriella@cajacopieps.com>;
lilibeth.donado@-cajacopieps.com <lilibeth.donado@cajacopieps.com>

Cc: Jorge Hernando Cabrera Rojas <dir.financiera@subredsur.gov.co>; HERMINDA LIZETH GUALDRON CALDERON
<mercadeo@subredsur.gov.co>; Luz Analida Paez <facturacion@subredsur.gov.co>; Diana Lizeth Rodriguez
<ejecutivocartera5@subredsur.gov.co>

Asunto: RE: ACUERDO DE PAGO Y GIROS DE RADICACION CAJACOPI-SUBRED SUR

Buenas tardes Dr. Nicolas y Dra. Lilibeth:

Quedo al pendiente de sacar adelante el acuerdo de pago por el saldo libre para pago, reescribo lo
solicitado para que finiquiten los temas.

1. Acuerdo de pago del libre de pago por $51.118.077.371 cuotas que no pueden sobrepasar la
anualidad de 2025.

2. Que el acuerdo de pago contemple el giro como la norma lo cita de la media de radicacién en
subsidiado y el 80% en contributivo.

3. Fecha para facturacién presentar soportes y se proceda con la radicacién de los servicios
prestados a usuarios de la EPS y que no se han podido radicar y sin respuesta de la EPS.
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Cordialmente,

Marcela Vizcaino Bejarano
Lider cartera y cuentas médicas
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur

De: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>

Enviado: lunes, 17 de marzo de 2025 10:17 a. m.

Para: Nicolas Andres De La Espriella Blanco <nicolas.espriella@cajacopieps.com>;
lilibeth.donado@-cajacopieps.com <lilibeth.donado@cajacopieps.com>

Cc: Jorge Hernando Cabrera Rojas <dir.financiera@subredsur.gov.co>; HERMINDA LIZETH GUALDRON CALDERON
<mercadeo@subredsur.gov.co>; Luz Analida Paez <facturacion@subredsur.gov.co>; Diana Lizeth Rodriguez
<ejecutivocartera5@subredsur.gov.co>

Asunto: RV: ACUERDO DE PAGO Y GIROS DE RADICACION CAJACOPI-SUBRED SUR

Buenos dias Dr. Nicolas y Dra. Lilibeth :

Revisado el acuerdo propuesto por la EPS, el mismo debe ser revisado en monto, dado que tan solo
plantea un saldo para acuerdo de pago por $697.297.123, con las siguientes cuotas:

PERIODO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL S 70.000.000

MAYO S 70.000.000

JUNIO S 70.000.000

JULIO S 70.000.000

AGOSTO S 70.000.000

SEPTIEMBRE $ 85.000.000

OCTUBRE S 85.000.000

NOVIEMBRE S 85.000.000

DICIEMBRE S 92.297.123
S 697.297.123

Al validar los cruces y de lo que de hecho fue presentado en mesas de Circular 030, el saldo libre para
pago es de $1.118.077.371, con el siguiente detalle, el cual esta en el archivo denominado Sub Red Sur

Dic 2024 Cajacopi:
LIBRE DE ACUERDO PARA PAGO S 1.815.374.494
SALDO ACUERDO 9 CUOTAS S 697.297.123
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LIBRE DE ACUERDO PARA PAGO $ 1.118.077.371

2. Adicional a lo anterior, agradecemos en el acuerdo de pago se incluya el giro de la radicacién
conforme a lo estipula la Ley, dado que no hay giro alguno sobre la radicacién a la fecha y en los ultimos
meses deberia por lo menos haber ingresado la media de radicacién, como a continuacidn proyecto:

MES /2025 | VALOR RADICADO | GIRO MINIMO

ene S 615.018.392 |S  307.509.196
feb S 314.191.208 |S 157.095.604
sep S 371.124.001 |S 185.562.001
oct S 63.700( S 31.850
nov S 82.403.583 S 41.201.792
dic S 141.498.962 | S 70.749.481
Total general |$ 1.524.299.846 |S  762.149.923

3. Y requerimos la apertura de plataforma que garantice la radicacién pendiente dado que se ha enviado
en diferentes medios por facturacién y no reciben, anulando las autorizaciones dejando el pendiente de
radicar a cierre de 28 de febrero en

|$ 1.485.226.939

Concluyendo, solicitamos:

1. Acuerdo de pago del libre de pago por $51.118.077.371 cuotas que no pueden sobrepasar la
anualidad de 2025.

2. Que el acuerdo de pago contemple el giro como la norma lo cita de la media de radicacién en
subsidiado y el 80% en contributivo.

3. Fecha para facturacién presentar soportes y se proceda con la radicacién de los servicios
prestados a usuarios de la EPS y que no se han podido radicar y sin respuesta de la EPS.

Cordialmente,

Marcela Vizcaino Bejarano
Lider cartera y cuentas médicas
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
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